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SKOLBOZ - MELlcHER s.ľ.o. FAKTURA é.20191726
Dodávatel':

ŠxoLeoz _ MELICHER s.r.o.
Pristarom letisku č. í8
83ĺ 07 Bratislava 36

lČo:sssgogoe
DlČ:2021847861
lČ opH: sK2o21847861

aŠxo'g.,z@
Prevádzkáreň: Telefón: o2t4g41 1027

ŠxoLsoz - MEL|CHER 5.7.6. Mobil: 0903 448 896

Pestovatel'ská ĺ Fax: o2l4341 1o27

g21 O4Bratislava 2 E-mail: monika.hanzenova@skolboz.sk
www.skolboz.sk

Variabilný symbol:
Konštantný symbol

objednávka č.:

20191726
0308

zo dňa:

odberatel': lČo: 42263051
lČ DPH: sK2o23552652

DlČ: 2023552652

Kance!ária Rady pľe rozpočtovú zodpoved
lmricha Karuaša ĺ
8í3 25 BratisIava

Banka:

SWFT:
IBAN:

Číslo účtu

Tatra banka, a.s.
TATRSKBX
sK35 'ĺ100 0000 0029 2487 7346
2924877346 Kód banky: 1 100

Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum vzniku daňovej povinnosti:

príkazom

31.12.2019
30.012020
31.12.2019

Konečný príjemca:

označenie dodávky MnoŽstvo
Jedn. crna
bez DPH Zl'ava

Jedn. cena celkom
bez DPH %DPH DPH EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe Rámcovej zmluvy č.KRRZ -zl2019l01za výkon BTS za obdobie 10-1212019 v
dohodnutei finančnei čiastke:

služby BTS 1 234,00 234,00 20% 46,80 280,80

Súčet položiek

sPoLU NA ÚHRADU
234,00 46,80 280,80

280,80ďsv:##.ĺ3

Dovol'ujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodÉania termínu splatnosti uvedeného na ÍaKúre, Vám môžeme účtovat'úrok z omeškania V dohodnutej, resp. zákonnej
v'ýške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR
0,00
0,00

234,00

Sadzba

0%
10%
20%

DPH v EUR Spolu s DPH v EUR

0,00
46,80

0,00
280,80

Prevzal Pečiatka
Šxolľoz _ MĽLlCHER s.ľ.o'
PÍi stafom letĺsku l8,831 07 Bĺatisĺava

Pĺevádrka: Peĺtovatekká 1,82l 04 Bĺatĺslava

tČo: 3s ggo :03, lČ DPHI sK2o21847861

7 Tel.:02143 4t1 027 O

okresný súd Bratislava l, oddiel: sro, VloŽka č. 32157/B

Ekonomicĺqi a informačný systém PoHoDA

PAY by square a
Vystavil: Monika Hanzenová





?ĺď"nu^s
/ ŠroLeoz - MELICHER s.r.o. U ienka faktúr v omeškaní

lČo:
olČ:
lČ opt-l

42263051

2023552652

sK2023552652

Dodávatel':

ŠroLeoz _ MELICHER s.r.o.
Pristarom letisku č. 18
831 07 BľatisIava 36 Prevádzkáreň:

Šrolgoz _ MELICHER s.r.o
Pestovatel'ská 1

821 04 Bratislava 2
lČo: ssagogos
DlČ:2o21847861
lČ opH: sK2o21847861
TeleÍón:0214341 1027
Mobil: 0903 448 896
Fax:O2/4341 1027
E-mail : monika.hanzenova@skolb
www.skolboz.sk

Banka:

SWIFT
IBAN:

Číslo účtu:

Tatra banka, a.s.
TATRSKBX
sK35 1100 0000 0029 2487 7346
2924877346 Kód banky: 1't00

Odberatel':

KanceIária Rady pre rozpočtovú zodpovedno
lmricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

E-mai l : sekľetaľiat@ľrz'sk

08.01.2020Dňa

Zoznam faktúr v omeškaní
Zahrnulé sú neuhradené faktúry po splatnosti k 08.01 .2020

Faktúra Vystavené Splatné' Cena DPH
Čiastočne

Celkom uhradené dňa
Zostáva
zaplatit'

2019785
201 91 268

30.06.2019
30.09.2019

30.07.2019N - Vl 234,00
30.10.2019 lii- { 234,00

46,80
46,80

280,80
280,80

280,80
280,80

Celkom: 561,60

ľt ľt> 6 Š? gg,53

okresný súd Bratislava l, oddiel: sro' V|ožka č.32157lB

Ekonomický a inÍormačný systém PoHoDA





Barbora Briestenska

From
Sent:
To:
Subject:

Dobrý deň pani Hanzenová na adresu sekretariát(ôrrz.sk (vrátane Spamu a Junk e mailoveho foldra) nám bohužial'
neprišiel anijeden dotazník ani faktúra.
Ak máte uveddené e maily prepošlite mi ich prosím dám to preveriť našim lT technĺkom , ostatné spoločnosti nám
totiž na túto adresu faktúry zasielajú a funguje to
Ďakujem veľmĺ pekne

Pekný deň

Barbora Briestenská
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

tel.: +42'1.25787 4959
mobil: +42I915967509
email: barbora.briestenska@rrz.sk
www.rozpoctova rad a.sk

TIBffiffi
$ fnint green. Keep it on the screen,

From: mo hanzen <mohanzen@gmail.com> On Behalf Of Monika Hanzenova SKOLBOZ
Sent: 09 January 2O2O 08:49
To: Barbora Briestenska <Barbora.Briestenska@rrz.sk>
Subject: Re: Prĺpomĺenka úhrady faktúr(y)

Dobný deň pani Brestenská,

ospravedlňujem sa za omylom odoslanú odpoved'pre inú spoločnosť, ale aj vám faktúry zasielame elektronicky na

adresu sekretariat@rrz.sk, ktorá bola zadaná v dotazníku.

Ak treba zadať inú adresu napíšte mi prosím'

Faktúry už potom neposielame poštou.

Ešte raz sa opspravedlňujem

Barbora Briestenska
09 January 2020 0B:59

Monika Hanzenova SKOLBOZ
RE: Pripomienka úhrady faktú(y)

1

Monika Hanzenova





Barbora Briestenska

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Barbora Briestenska
09 January 2020 08:48

Monika Hanzenova SKOLBOZ
Miroslav Hanzen ŠroLgoz
RE: Pripomienka úhrady faktú(y)

lmportance: High

Dobný deň pani Hanzenová asisa stalomyl, sme Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosťa e mailovú adresu
sme do žiadneho dotazníka nezadávalĺ, žiaden sme od Vás nedostali.
V našich e maĺlových adresách je za zavĺnáčom rrz.sk a moja e mailová adresa je aadresa z ktorej s Vašou
spoločnosťou kom unikujeme.

Faktúry môžete zasielať na adresu sekretariat@rrz.sk

S pozdravom

Barboľa Briestenská
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

tel.: +42t25787 4959
mobil: +4219t5967509
email: barbora.briestenska@rrz.sk
www.rozpoctovarada.sk

EEffiflS
$ ĺnint green. Keep it on thescreen.

From: mo hanzen <mohanzen@gmail.com> On Behalf Of Monika Hanzenova SKOLBOZ
Sent: 09 January 2O2O 08:44
To: Barbora Briestenska <Barbora.Briestenska@rrz.sk>
Subject: Re: Pripomienka úhrady faktúr(y)

Dobný deň,

všetky faktury po 30.6.2019 boli zasielané elektronicky na adresu ktorú ste si zadali v dotazníku :

fa kturv@dobra kl ima.sk

Ak ich treba prepoielať na inú adresu poprosím napíšte mĺju, pošlem ich

1

Poštou ich už neposielame



S pozdravom

Monika Hanzenova

Dňa 09.01.2020 o 8:39 Barbora Briestenska napísal(a):

Dobný deň prajem pán Hanzen,
Skontrolovala som zoznam doručenej pošty uvedené dve faktúry k nám bohužiaľ poštou nedorazili,
máme len faktúru za obdobie január až marec, ktorá bola uhradená9'4'
Uvedené faktúry dám na úhradu
Aby sa podobná sĺtuácia neopakovala, prosím posielajte faktúry poštou k nám doporučene alebo
pošlite scan faktúry e mailom . Ak ste k nám aj tieto dve faktúry poslali doporučene , prosím , skúste
kontaktovať slovenskú poštu s reklamáciou

S pozdravom

Barbora Briestenská
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

tel.r +42125787 4959
mobil: +421.915967509
email; barbora.briestenska@rrz.sk
www. rozpoctovarada.sk

ÍlEffigĺ
$ ĺtrinlĺ green. Keep it on thé screen.

Sent: 09 January 2020 07 :58

To: Ba rbo ra Briestenska < Ba rbo ra. Briestenska @ rrz.sk>

Subject: Pripomienka úhrady faktúr(y)

Dobrý deň,

Pri kontrole evidencie uhradených faktúr sme zistili, že sme doposiaľ nezaevidovali úhradu faktúr(y), ktorých
sumár je priložený v prílohe tohto e-mailu' Dovoľte, aby sme vás touto cestou poprosili o úhradu týchto
faktúr(y).

Ďakujem za pochopenie,

Miroslav Hanzen

áxoľ"rĺoz$

Ing. Miroslav Hanzen
konatel' spoločnosti

šroLgoz _ MELICHER s.r'o.
Pri starom letisku č. 18
831 07 Bratislava

{

2


